
Subject: Re: rozpoczęcie wspólpracy
From: mhs@7thraysoftware.pl
Date: 7/16/12, 3:20 PM
To: Łukasz Wierzbicki <lukasz.wierzbicki@silvermedia.pl>

Witam serdecznie,

Nie ma problemu, w takim razie poniedziałek, 23.07.

Chciałbym tylko potwierdzić na 100% co do środy, gdyż cały czas otrzymuję telefony
odnośnie zaproszeń na rozmowy / spotkania. Oczywiście od piątku (po naszym spotkaniu),
informuję że jestem w trakcie rozmów i prawdopodobnie od najbliższej środy zacznę nową
współpracę, więc na razie kolejnych spotkań nie umawiałem - jeśli umowę podpisalibyśmy w
tą środę, oczywiście nie ma problemu żebym zaczął od poniedziałku, 23.07.

Czy możemy w takim razie już konkretnie ustalić termin spotkania w środę? Czy zaliczka
może być wypłacona w gotówce, ew. rachunek dostarczę przed środą, tak aby na środę
pieniądze były już u mnie na koncie? Jest to dla mnie bardzo ważne, jak wspominałem w
poprzednim mailu, musiałbym pracować na dwa etaty do czasu otrzymania tych pieniędzy aby
pokryć środki na życie.

Dziękuję i pozdrawiam,
Michał Siemaszko

On 16.07.2012 14:13, Łukasz Wierzbicki wrote:

Witam,

Z kilku względów nie zdążymy przygotować Pańskiego miejsca pracy
w tym tygodniu.

Współpracę rozpoczęlibyśmy od poniedziałku (23-07-2012)

Kwestię umowy i odpowiedniej zaliczki możemy załatwić w środę.

Czekam na ack z Pańskiej strony.

Pozdrawiam,

--
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