Re: notatka ze spotkania

Subject: Re: notatka ze spotkania

From: mhs@7thraysoftware.pl

Date: 7/16/12, 1:20 AM

To: tukasz Wierzbicki <lukasz.wierzbicki@silvermedia.pl>

Witam serdecznie,

W zatgczniku przesytam obiecane wzory nastepujgcych dokumentdw:
* Umowa o wspéipracy
* Protokét odbioru prac

Jesli czegokolwiek brakuje lub istniejagce zapisy sa do poprawki, oczywiscie nie ma
problemu. Uzupetnitem na razie swoje dane - pozostaje dopisa¢ dane Panstwa firmy.

Jesli chodzi o czas trwania umowy, na razie wpisatem, wg. naszych ustalen, okres prébny 2
miesiecy (zamiast do konca tego roku, wg. informacji z Pana maila z piatku); chyba, ze
mozna jedno i drugie w sprytny sposéb ujaé, ale to juz wg. Panstwa uznania.

Jesli chodzi o umowe o zachowaniu poufno$ci, nie zatgczatem, gdyz, jak wspominat Pan,
posiadacie Panstwo swéj szablon.

Za zwtoke przepraszam, ale powyzsze dokumenty posiadatem jedynie w formie papierowej - nie
zdgzytem w sobote przepisa¢ ich i dopiero teraz miatem na to czas.

Co do kwestii o ktdérych wspomniatem w SMSie, od rozstrzygniecia ktérych uzaleznione jest
czy bede mégt od najblizszej $rody (18.07) rozpocza¢ u Panstwa prace, chodzi mianowicie o
kwestie finansowe - z racji wydarzen ktdére miaty miejsce w moim zyciu (zostatem oszukany)
mam tymczasowo problem z ptynno$ciag finansowa; nie podejme sie drugiej pracy, réwnolegle z
pracg u Panstwa, gdyz nie bytbym w stanie w ten sposéb produktywnie pracowaé; jedynym
rozwigzaniem ktére mnie ratuje, tzn. pozwala mi rozpoczgé¢ prace 18.07 i mie¢ $rodki na
jedzenie i transport, to faktura zaliczkowa.

Rozpoczynajac 18.07, do korica lipca przepracowatbym w sumie 10 dni; wymiar czasu pracy za
lipiec 2012 to 22 dni, co daje przy ustalonym miesiecznym wynagrodzeniu 9000 PLN netto
kwote 409 PLN na dzien, czyli te 10 dni to 4090 PLN netto; faktura zaliczkowa na kwote
1000 PLN zostataby wystawiona z dniem podpisania umowy i kwota wptacona najpdZniej w dniu
rozpoczecia pracy, tj. 18.07; kolejna faktura bytaby wystawiona juz w ostatni dzien lipca
/ pierwszy dzieh sierpnia, za wszystkie dni przepracowane w lipcu, pomniejszona o kwote
wyptacona wg. faktury zaliczkowej.

Dzieki temu bede miat spokojng gtowe i w petni bede mégt sie skupi¢ na pracy u Pafstwa, a
nie martwié¢ sie czy bede miat* za co je$¢ przez nastepne dwa tygodnie (czynsz mam na
szcze$cie do konca lipca optacony).

Jesli takie rozwigzanie Panstwu odpowiada, jestem gotowym rozpoczaé od Srody.

Pozostaje do dyspozycji pod mailem, telefonem oraz osobiscie.
Dziekuje i pozdrawiam,

Michat Siemaszko

On 13.07.2012 15:22, tukasz Wierzbicki wrote:

Witam,

Aby formalnosci stato sie zados$¢ przesytam podsumowanie naszej rozmowy.
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Zakres obowigzkéw/wymagan, ktére miatyby Pana dotyczy¢

- tworzenie oprogramowania (projektowanie, programowanie, testowanie,
code review) 70%

- analiza wymagan

- analiza aktualnej architektury, proponowanie rozwigzan

Technologie/narzedzia wykorzystywane w projekcie:
- Java 1.6

- Hibernate

- Spring (IoC, AOP, WebServices - SOAP)

- Vaadin

- "Silvermediowy" IoC

- ActiveMQ

- Postgres

- Tomcat

Okres wspoétpracy:
0d 18-07-2012 do 31-12-2012, z mozliwo$cig przedtuzenia.

----- Original Message-----

From: mhs@7thraysoftware.pl [mailto:mhs@7thraysoftware.pl]
Sent: Friday, July 13, 2012 5:45 AM

To: tukasz Wierzbicki

Subject: Re: potwierdzenie spotkania

Witam,

Dziekuje jeszcze raz za Panstwa propozycje. Potwierdzam nasze
spotkanie w dniu dzisiejszym - godzina 13:00 w takim razie.

Pozwole sobie przy okazji zatgczy¢ moje aktualne CV w jezyku polskim
i angielskim (nie wiem na ile biezace byto to, ktére znalazt Pan w
sieci).

Nie znam oczywisScie szczegdétdéw dot. projektu, ale przesytam réwniez
podsumowanie mojego doswiadczenia w roli architekta, ktére akurat 2
dni temu dla innej firmy przygotowywatem.

Pozdrawiam i do zobaczenia,

Michat Siemaszko

On 12.07.2012 15:32, tukasz Wierzbicki wrote:

Witam,

Przepraszam za zwtoke, proponuje spotkanie jutro, w siedzibie firmy
miedzy 10:30 a 14:00.

Pozdrawiam,

10/21/19, 6:28 PM
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tUKASZ WIERZBICKI

Dyrektor ds. Produkcji Oprogramowania
telefon: +48 604 461 089

~ SILVERMEDIA SP. Z 0.0.

_ul. Wadowicka 6, 30-415 Krakdw

_ telefon: + 48 12 376 02 50

 faks: +48 12 376 02 51

— Attachments:
silvermedia_protokét-odbioru-prac_wzér.doc 12.5 KB
silvermedia_umowa-o-wspétpracy wzoér.doc 45.0 KB
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