Re: rozliczenie

Subject: Re: rozliczenie

From: Michal H Siemaszko <mhs@7thraysoftware.pl>

Date: 11/22/11, 9:42 PM

To: Aleksandra Zdybel <aleksandra.zdybel@gmail.com>, ma_t ri_ x@wp.pl

Aleksandro, Mariuszu,

Przelew nie doszedt, moje przybycie osobiste do Wroctawia jest wiec niemozliwe.

Nie ustosunkowaliscie sie w zaden sposéb do tego co pisatem. Stracitem ponad 4 miesiagce i
3 fajne projekty za sporo wiecej pieniedzy przeleciato mi koto nosa przez to, ze zaufatem
naszej wspéipracy.

Kwota 5000 zt pozostaje do rozliczenia. Do momentu otrzymania przelewu, nasza dalsza
rozmowa nie ma sensu. Numer konta jest Wam znany. Gdy pieniadze wptyng, jak juz

wspomniatem, moja ostatnia partia pracy przy tym projekcie zostanie Wam przekazana.

Pozdrawiam,
Michat

On 11/21/11 3:15 PM, Aleksandra Zdybel wrote:

Witam

Michale, w odpowiedzi na Twojego maila bardzo prosimy o Twoje osobiste przybycie do
Wroctawia.

W celu:

Rozliczenia prac kolejnego okresu badZ ostateczne

oraz podpisaniem odpowiednich uméw.

- Nadmieniamy, Zze wizyta jest zwiazana réwniez z faktem koAcowego ustalenia jak
traktowa¢ mamy kwoty przelewane na

Twoje konto w celu rozliczeA podatkowych.

pozdrawiam

1ofl 10/21/19, 5:30 PM



