Re: PILNE: umowa lombardowa nr. 461/04/12

Subject: Re: PILNE: umowa lombardowa nr. 461/04/12
From: <lombard@onet.eu>

Date: 9/3/12, 1:46 PM

To: <mhs@7thraysoftware.pl>

Witam

Po raz ostatni przedtuzytem panu termin sptaty do 07.09.2012.

Je$li pana nie bedzie w tym terminie ,prosze juz nie pisaé e-maili , bo sprawa bedzie
nieaktualna.

Pozdr.

----- Original Message ----- From: <mhs@7thraysoftware.pl>
To: <lombard@onet.eu>

Sent: Monday, September 03, 2012 9:42 AM

Subject: Re: PILNE: umowa lombardowa nr. 461/04/12

Witam,

Niestety, z powoddéw zdrowotnych nie mogitem by¢ na miejscu w sobote, 1.09, w celu
uregulowania odsetek za MacBook Pro (nr umowy jak w tresci tematu). Dopiero w
czwartek/pigtek mégtbym sie stawi¢ osobiscie u Panstwa w celu uregulowania naleznosci.
Czy w takim razie moge prosi¢ o numer konta na ktdéry mégibym przelad¢ Panstwu pienigdze
lub przedtuzenie do tego czasu?

Prosze wzig¢ pod uwage odsetki jakie juz wczesniej Panstwu ptacitem i ilo$¢ razy jaka
korzystatem z Panstwa ustug - wszystko zostato uregulowane i tak bedzie i tym razem.
Niestety wczesniej sprawy rodzinne a od jakiego$ czasu sytuacja ze zdrowiem bardzo mi
skomplikowata normalne funkcjonowanie.

Laptopa MUSZE wykupi¢ gdyz mam tam swoje dane ktérych kopii nie posiadam. Bardzo prosze
0 wyrozumiatos$¢, nawet kosztem doliczenia dodatkowych odsetek karnych lub dodatkowego

zabezpieczenia dla PaiAstwa (np. WEKSEL).

Uprzejmie prosze o odpowiedZ na maila, ja dopiero pdézZnym popotudniem bede mégt
telefonicznie sie skontaktowad.

Dziekuje i pozdrawiam,
Michat Siemaszko

On 21.08.2012 16:17, mhs@7thraysoftware.pl wrote:

Witam,

Przepraszam za kolejne opdéZnienie. Nie otrzymatem nadal $rodkéw
pienieznych abym mégt uregulowaé zalegte odsetki wg. umowy jak w
temacie. Nie chce dalej przedtuzaé, zwktaszcza ze obiecatem by¢ na
miejscu u Pafnstwa dzi$ do godziny 15tej. Mam w takim razie nastepujaca
propozycje: zastawienie na nastepne dwa tygodnie innego sprzetu i
optacenie z tej kwoty m.in. powstatych odsetek (reszte, jesli bedzie
jakakolwiek, po prostu wezme do kieszeni na ten czas, gdyz na dzien
dzisiejszy grosza przy sobie nie mam ze wzgledu na wynikte
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opdéZnienia).

Chodzi mianowicie o: Digital clark's zapper & Silver Pulser (zestaw
walizkowy). Cena nowego zestawu u producenta
(http://merlin-zdrowie.pl/) to 3500 PLN; obecnie na promocji (rabat
30%) w ich sklepie online

(http://merlin-zdrowie.pl/sklep internetowy.php) mozna taki zestaw
zakupié¢ za 2499 PLN. W zestawie sg dwa DWA opakowania srebrnych
elektrod, jedno z nich jest jeszcze oryginalnie zapieczetowane
(warto$¢ jednego nowego opakowania samych elektrod to 180 PLN). Jest
to sprzet dobrze znany i powszechnie sprzedawany w Polsce, w sklepach
online i na Allegro, wiec w najgorszym wypadku nie mieliby Panistwo
zadnego problemu z odsprzedaniem dalej; dla weryfikacji jeszcze kilka
linkéw:

http://alleqgro.pl/digital-clark-s-zapper-25-digital-silver-lux-i2575080757.html
(2499 PLN)

*

http://www.skarbnicazdrowia.pl/pl/p/Digital-Clarks-Zapper-25-Digital-Silver-Pulser-
wersja-LUX/109
(2499 PLN)

* http://www.skarbnicazdrowia.pl/pl/c/ZAPPER-SILVER/27 (dla
poréwnania, inne opcje tych samych urzadzen)

Sprzet jest w stanie bardzo dobrym, byt sporadycznie uzywany; w
komplecie obydwie instrukcje i dowdd zakupu.

Uprzejmie prosze o wycenienie w miedzy czasie, ja na miejscu u
Panstwa bede dzi$ przed 18t3.

Jeszcze raz przepraszam za poslizg, niestety sporo sie ostatnio
dziato. Mam nadzieje, ze sie dogadamy, biorac pod uwage nasza
dotychczasowag wspdétprace.

Dziekuje i pozdrawiam,

Michat Siemaszko

On 21.08.2012 10:08, mhs@7thraysoftware.pl wrote:

Witam ponownie,

Niestety, czesciowo z racji wspomnianych powodéw, wczoraj réwniez nie
dotartem do Panstwa, dopiero dzi$ bede na miejscu (maksymalnie do
godziny 15tej). Uprzejmie prosze o wstrzymanie jeszcze kilka godzin
jesli to mozliwe, osobiscie wyjas$nie juz reszte na miejscu.

Dziekuje i pozdrawiam,
Michat Siemaszko
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-------- Original Message --------

Subject: PILNE: umowa lombardowa nr. 461/04/12
Date: Fri, 17 Aug 2012 08:24:18 +0200

From: mhs@7thraysoftware.pl

To: <lombard@onet.eu>

Witam serdecznie,

Jestem Panstwa klientem od listopada/grudnia zesztego roku. W sprawie
umowy lombardowej nr. 461/04/12, jak w tresci tematu, dzwonitem na
poczatku tygodnia aby potwierdzié¢ Zze odsetki, zostana zaptacone.
Niestety, z waznych powoddéw (Smieré w najblizszej rodzinie) nie bytem
fizycznie w stanie by¢ na miejscu w dniu wczorajszym, nie bede mégt
by¢ na miejscu réwniez dzi$ - najwczes$niej jutro (sobota) jesli uda mi
sie zleci¢ to osobie trzeciej a ostatecznie w poniedziatek (20.08)
bede mégt osobiécie stawi¢ sie na miejscu aby uregulowal zalegte
odsetki.

Majac na uwadze okoliczno$ci oraz fakt, ze to nie pierwsza pozyczka u
Panstwa i wszystkie dotychczasowe byty sptacane w terminie (odsetki
lub zastawiony sprzet wykupiony), uprzejmie prosze o doliczenie ew.
kary i warunkowe przedtuzenie. Prosze o NIE SPRZEDAWANIE zastawionego
sprzetu.

Dziekuje za wyrozumiatos¢.

Pozdrawiam,
Michat Siemaszko

P.S. W razie potrzeby kontaktu, méj numer telefonu to: 0 792 287 244
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