
Subject: Fwd: Re: Sprawy bieżące.
From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>
Date: 9/19/17, 11:03 PM
To: Maciej pypy <maciek.poltorak@wp.pl>

Maciej, 

Nie wiem czy miales mozliwosc przeczytac maila ode mnie sprzed 2 tygodni
- przesylam kopie.

Robi sie juz chlodno, do 1-2 tygodni trzeba bedzie zaczac grzac znow -
do tego czasu to co przy przegladzie kominiarskim trzeba zalatwic. 

Prosze o kontakt.

Pozdrawiam,
Michal

----- Original message -----
From: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>
To: Maciej pypy <maciek.poltorak@wp.pl>
Subject: Re: Sprawy bieżące.
Date: Wed, 06 Sep 2017 15:46:33 +0200

Czesc Maciek, 

Przelew z nadplata za prad powinien byl juz dojsc.

Daj prosze znac czy kominiarz, ktorego przyjalem w zeszly poniedzialek
(28 sierpnia), przekazal Ci info ktore mi bezposrednio wtedy przekazal,
i do kiedy te sprawy zostana zalatwione, tj.: 
 * zainstalowanie w pomieszeczeniu gospodarczym (tam gdzie jest piec,
 butle) czujnikow czadu i gazu
 * zainstalowanie w pom. gosp. wiekszej kratki - ta ktora byla
 zainstalowana zdjal, powiedzial ze ma za mala srednice
 * wyczyszcenie/wymiana wentylatora w kuchni 
 * dostep do drzwiczek do komina - powiedzial ze sa jakies drzwiczki,
 ktore umozliwiaja w razie potrzeby przeczyszczenie / wyciagniecie z
 komina jesli cos do niego wpadlo, ale nie mogl sie do nich dostac

Prosze rowniez o info czy do konca wrzesnia uda sie z przegladem
instalacji elektrycznej zalatwic i do kiedy z pozostalymi - ja bede po
15 wrzesnia na miejscu, raczej codziennie, przynajmniej do konca
wrzesnia z tego co wiem na dzien dzisiejszy.

Przy okazji najblizszego spotkania (czyli najwczesniej po 15 wrzesnia)
bede tez prosil Cie o podpisanie pokwitowan, tak jak dotychczas.

Pozdrawiam,
Michal

On Wed, Aug 16, 2017, at 08:17 PM, Maciej pypy wrote:

Fwd: Re: Sprawy bieżące.
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Michał, 

spawa z kominiarzami się przedłuża ale działam. dam znać w sprawie
terminu bo chyba będą musieli zajrzeć do mieszkania.

Pozdrawiam

MP

Dnia Czwartek, 10 Sierpnia 2017 15:01 Michal Siemaszko
<mhsiemaszko@fastmail.net> napisał(a) 

Hej, 

Przelew wyszedl przedwczoraj, powinien juz byc u Ciebie na koncie. 

Odnosnie przyszlego tygodnia - mam jeden wyjazd poza Krakow, bede mial
tez do zalatwienia kilka spraw w tygodniu, wiec trudno mi powiedziec w
ten sposob; na pewno w kazdy z dni tygodnia bede od ok. 16tej na
miejscu, od tej godziny zazwyczaj zaczynam prace. 

Jesli jest potrzebne byc wczesniej, postaram sie dostosowac - jesli
jestem potrzebny, tj. dostep do mieszkania jest konieczny; myslalem ze
tylko do pomieszczenia gospodarczego i do strychu. Daj prosze znac w
jakich godzinach (przedzial czasowy) i w jakie dni, w poniedzialek jak
juz bedziesz wiedzial.

Pozdrawiam,
Michal

On Tue, Aug 8, 2017, at 07:50 PM, Maciej pypy wrote:

Michał;

w poniedziałek jestem umówiony na telefon z kominiarzami i mamy ustalić
termin przeglądu. Prześlij mi proszę kilka Twoich  propozycji terminów od
poniedziałku to łatwiej będzie skoordynować. Nie wiem w jakich godzinach
kominirze urzędują wyjazdowo.

Przegląd prądu miałem mieć już potwierdzony ale kontakt z facetem się
zerwał i czekam.

Dopłaty wyszło 547,04 termin płatności jest do 1-go września, ale ok
możemy się umówić na rozliczenie płatności przy następnym czynszu. Tak
jak Ci wysłałem screen prognozą na następny okres jest 118,61 czyli
została obniżona bo jak się okazuje do tej pory była 148 z groszami.
Dziwne to jest że obniżają prognozę gdy jest dopłata ale już miałem z
Tauronem dokładnie taką sytuacje. Bo prawdzałem czy wszystkie opłaty są
uregulowane i nie ma żadnych zaległych fatktur co też widać na zrzucie.

Dam znać jak z kominiarzami.

MP
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Dnia Wtorek, 8 Sierpnia 2017 13:47 Michal Siemaszko
<mhsiemaszko@fastmail.net> napisał(a) 

Czesc Maciek, 

Bojler wymienilem w ten sam dzien co pisalem do Ciebie, tj. w sobote 15
lipca; w zalaczniku rachunki - kupilem najtanszy dostepny bojler o
takiej samej pojemnosci, w zblizonych wymiarach, plus koszt montazu i
transportu - wyszlo w sumie 510 PLN.

Jesli chodzi o Tauron, prosze doprecyzuj ile trzeba doplacic do pradu,
547 PLN? Przelew za sierpien mialem jutro puscic do Ciebie na kwote 1297
PLN (1720 PLN - 510 PLN za bojler + to co za podatek od nieruchomosci
wyszlo); rozumiem ze ta doplata za prad moze byc we wrzesniu wliczona? 

Dobrze ze z przegladami udalo sie ruszyc; rozumiem ze przeglad inst.
elektrycznej i pozostalych tez z czasem bedzie zrobiony, a na poczatek
kominowy. Nie wiem ktory dzien w przyszlym tygodniu masz na mysli - daj
prosze znac ktore dni, w jakich godzinach im odpowiadaja, ja upewnie sie
czy bede wtedy.

Pozdrawiam,
Michal

On Tue, Aug 8, 2017, at 09:34 AM, Maciej pypy wrote:

Cześć Michał!

Przyszło rozliczenie z Tauronu za okres od 27.02.2017 so 02.08.2017 i
jest dopłata. Poniżej załączę dokument i zrzut z ebok-a Taurona. 

W poniedziałek mam mieć odpowiedź od kominiarzy kiedy mogą przyjść i
przeglądnąć instalację. Czy jesteś w przyszłym tygodniu?

Jak kwestia bojlera się rozwinęła/zakończyła?

Pozdrawiam

Maciek P.

Email had 2 attachments:
+ Rozliczenie Szwedzka do  Prognozy z 27.02.2017.pdf
  44k (application/pdf)
+ Zrzut z ebok tauron Szwedzka.PNG
  82k (image/png)
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