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Odp: Re: [www.sklep-newline.pl] - Zamowienie nr 612 na kwote
957,00 PLN

From: Jadwiga Czerniewska <sklepgalanteria@wp.pl>

To: Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net>

Subject:  Odp: Re: [www.sklep-newline.pl] - Zamdwienie nr 612 na kwote 957,00 PLN
Date: Tuesday, June 13,2017 1:29 PM

Size: 16 KB

Witam,

po uzgodnieniu z serwisem firmy samsonite prosze o wystanie walizki Bon Air wraz z kopia paragonu i karta
gwarancyjna. Prosze opisa¢ wade walizki.

Adres do wysytki:

Serwis Firmowy Samsonite
00-658 Warszawa,

ul. Lwowska 4

tel. (22) 628 50 15

W razie jakichkolwiek niedogodnosci lub pytan prosze o kontakt (32) 222 56 81

Pozdrawiam,
Marcin Jabtonski

Dnia Wtorek, 13 Czerwca 2017 12:09 Michal Siemaszko <mhsiemaszko@fastmail.net> napisat(a)
Witam,

Niecale 2 lata temu zakupilem u Panstwa m.in. walizke "American Tourister", nr. kat.: 85A 96 003. Walizka
byla uzywana jak dotychczas ok. 10 razy jedynie; kilka dni temu (dokladnie 11.06), przy przenoszeniu pekl
gorny uchwyt gumowy - zdjecia w zalaczniku. Walizka nie byla szczegolnie ciezka - tak jak dotychczas,
normalnie moglem ja przenosic bez wiekszych problemow po zapakowaniu.

Z tego co mi wiadomo, gwarancja na ten produkt to 2 lata, ktore mija wlasnie za kilka dni. Nie wiem
natomiast czy gwarancja zostalaby uznana - mozna przeciez stwierdzic ze walizka byla za ciezka. Chce
zeby walizka zostala naprawiona, czy w ramach gwarancji czy poza nia. Prosze o doprecyzowanie
odnosnie uznania gwarancji, ew. kosztow naprawy i czy w Krakowie mozecie Panstwo polecic jakis punkt.

Pozdrawiam,
M. Siemaszko

On Thu, Jun 18, 2015, at 01:56 PM, NewLine wrote:
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