
Subject: Re: Odsetki do umowy nr 2452/08/11 (poprzednio nr 2069/07/11)
From: Michal H Siemaszko <mhs@7thraysoftware.pl>
Date: 1/7/12, 10:51 AM
To: biuro@pozyczka-lombard.pl

Witam i przepraszam, że dopiero teraz odpisuję - na przyszłość, proszę dzwonić jeśłi to tak
pilna sprawa, mój nr. tel. 792 287 244

Przelew do Państwa NA 100% wyszedł wtedy, mam go zaksięgowanego a numer konta był taki
sam jak poprzednich, poniżej wklejam bezpośrednio skopiowane ze strony historii rachunku z
którego przelewałem do Państwa te pieniądze 5 grudnia 2011.

05/12/2011
05/12/2011

Obciąż.rach.-przelew (elekt.kanały)
/ Lombard Szybkie Pożyczki
Odsetki do umowy nr 2452/08/11 (poprzednio nr umowy
2069/07/11)

43102052420000220200259358

140,00 PLN

Proszę jeszcze raz sprawdzić czy otrzymaliście Państwo przelew na kwotę 140 PLN z mojego
rachunku, tj. 71 1500 1155 1011 5025 7277 0000 w ostatnich 3-4 tygodniach (ode mnie
wyszedł 5 grudnia 2011).

Pilnie proszę o informacje w tej sprawie, na email lub telefon. Sprzęt zdeponowany chciałbym
jednak odkupić przy najbliższej okazji wizyty we Wrocławiu.

Dziękuję i pozdrawiam,
Michał Siemaszko

On 12/30/11 6:51 PM, biuro@pozyczka-lombard.pl wrote:

On 05.12.2011 19:14, mhs@7thraysoftware.pl wrote:

Witam,
Zgodnie z dzisiejszą rozmową, potwierdzam wykonanie przelewu na kwotę
122 zł plus zaległości z poprzedniego miesiąca. W razie potrzeby,
proszę o kontakt telefoniczny (792 287 244).
Pozdrawiam,
Michał Siemaszko

On 05.11.2011 16:31, Michal H Siemaszko wrote:

Witam serdecznie,
W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej przed momentem,
potwierdzam że 31.10 wysłałem do Państwa przelew na kwotę 123 zł na
konto nr 43102052420000220200259358 o tytule "Odsetki do umowy nr
2452/08/11". Kwota na dzień dzisiejszy, tj. 5.11, wg. informacji
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przekazanej przez Panią to 144,80 zł, pozostaje więc 21 zł do
dopłacenia, przelewem lub gotówką na miejscu.
Mam nadzieję, że przelew będzie u Państwa niebawem, minie już prawie
tydzień czasu niedługo. Za problemy jeszcze raz przepraszam.
Potwierdzam,
Michał Siemaszko

On 9/28/11 3:06 PM, Michal H Siemaszko wrote:

Witam,
Dzwoniłem do Państwa wczoraj. Właśnie puściłem przelew na kwotę 110 zł na
Państwa konto nr 43102052420000220200259358 jako należność za odsetki do
umowy nr 2452/08/11 (poprzednio nr 2069/07/11). Jutro powinny być na Państwa
rachunku.
Pozdrawiam,
Michał Siemaszko

WITAM .PRAGNĘ POINFORMOWAĆ PANA ŻE DO DNIA DZISIEJSZEGO NIE OTRZYMALIŚMY OD
PANA PRZELEWU NA KONTO. POZDRAWIAM
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